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     § 15 
 

EXTRA ÄRENDE 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT  
Extraärende ”Ansökan om planbesked” får behandlas vid dagens 
sammanträde.  
Ärendet läggs till i slutet på dagordningen. 
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Dnr. MBN-2019-136-235   § 16 
 

TJÄDERN 8, DOROTEA, ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR 
NYBYGGNAD AV GARAGE 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

Bevilja bygglov för nybyggnad av garage med stöd av 9 kap. 30§ 1b. 
 
Projektet bedöms vara av den arten att certifierad kontrollansvarig/ 
sakkunnig enl. PBL 10 kap. 10-13 §§ ej behöver utses utan byggherren 
har ansvar för kontrollen och arbetets utförande utifrån den enkla 
kontrollplanen. 
Tekniska samråd enl. PBL 10 kap 14 § ej anses nödvändigt för 
genomgång av ingivna handlingar och framtagen kontrollplan.  
 
Påminna sökande om att byggherren på inga villkor får påbörja den 
tilltänkta åtgärden innan han erhållit det s.k. Startbeskedet enl. PBL 10 
kap 3 § och 23–25 §§ då beslutet ska kungöras i Post- och Inrikes 
Tidningar enl. 9 kap. 41 §. 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det ej är nödvändigt med ett 
planlagt s.k. arbetsplatsbesök enl. PBL 10 kap 18 §.  
 
Slutsamrådet enl. PBL 10 kap. 3 § och 30–33 §§ ej anses nödvändigt, 
då även det s.k. Slutbeskedet utfärdas utifrån den signerade 
kontrollplanen. Detta under förutsättning att inga frågetecken kring 
byggnadens tekniska konstruktion och uppförande kvarstår. 
 
Byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
Startbesked, förrän byggnadsnämnden har gett ett Slutbesked enl. 
PBL 10 kap 34–37 §.  
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av garage inkom 2019-04-08. 
Ansökan avser nybyggnad av garage om 60,5m2 där det tidigare har 
stått ett garage. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
Ansökan dat: 2019-04-08 
Plan och fasadritning dat: 2019-04-08 
Takstolskonstruktion dat: 2019-04-08 
Situationsplan dat: 2019-04-15 
Grannyttranden utan erinran 
Tjänsteskrivelse dat: 2019-05-23 
 
BEDÖMNING 
Bygglovet avviker ifrån vad detaljplanen tillåter i fråga om att 
byggnadsarean överskrids med 10,5 m2. Detaljplanen tillåter 
Huvvudbyggnad om 150m2 samt 50 m2 för förråd och garage. Det 
innebär en avvikelse på 10.5 m2 vilket är en avvikelse med cirka 20%. 
Förvaltningens bedömning är att bygglovs kan beviljas med stöd av  
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     § 16 
 
9kap 30§ 1b Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om  
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller  
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988) “   
Den tilltänkta byggnationen följer detaljplanens syfte. Grannar och 
andra berörda har fått tillfälle att yttra sig om det tänkta 
byggnadsverket och har inget att erinra. 
 
ÖVRIG INFORMATION 
Innan startbesked kan beviljas så ska den sökande lämna in ett förslag till 

kontrollplan samt en tekniskbeskrivning. 

 

 
Beslutet skickas till:  
Sökande och rågrannar 

 

  

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: CF531C4E-496B-45B1-B3EA-BB2FDD78D594. Page 5 of 22.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
  

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2019-06-11 
  

Justerandes sign Kopia överensstämmer med original 

 

 
Dnr. MBN-2019-139-234   § 17 
 

BORGA 7:27, ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR 
TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 30§ 
1b 
 
Projektet bedöms vara av den arten att certifierad 
Kontrollansvarig/sakkunnig enl. PBL 10 kap. 10-13 §§ ej behöver 
utses utan byggherren har ansvar för kontrollen och arbetets 
utförande utifrån den enkla kontrollplanen. 

Tekniska samråd enl. PBL 10 kap 14 § ej anses nödvändigt för 
genomgång av ingivna handlingar och framtagen kontrollplan.  
 
Påminna sökande om att byggherren på inga villkor får påbörja den 
tilltänkta åtgärden innan han erhållit det s.k. Startbeskedet enl. PBL 10 
kap 3 § och 23–25 §§ då beslutet ska kungöras i Post- och Inrikes 
Tidningar enl. 9 kap. 41 §. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det ej är nödvändigt med ett 
planlagt s.k. arbetsplatsbesök enl. PBL 10 kap 18 §.  
 
Slutsamrådet enl. PBL 10 kap. 3 § och 30–33 §§ ej anses nödvändigt, 
då även det s.k. Slutbeskedet utfärdas utifrån den signerade 
kontrollplanen. Detta under förutsättning att inga frågetecken kring 
byggnadens tekniska konstruktion och uppförande kvarstår. 
 
Byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
Startbesked, förrän byggnadsnämnden har gett ett Slutbesked enl. 
PBL 10 kap 34–37 §.  
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus inkom 2019-04-
15. Ansökan avser en tillbyggnad om 35 m2 på det befintliga 
fritidshuset om 61 m2 
 
BESLUTSUNDERLAG  
Ansökan daterad: 2019-04-15 
Situationsplan daterad: 2019-04-15 
Plan och fasad ritning daterad: 2019-04-15 
Yttrande från grannar  
Tjänsteskrivelse daterad: 2019-05-23 
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     § 17 
 
BEDÖMNING 
Bygglovet avviker från detaljplanen i fråga om att byggnads arean 
överskrids med cirka 16 m2. Detaljplanen tillåter huvudbyggnad på 80  
m2 samt förråd/garage på 50 m2. Det innebär en avvikelse på 16 m2 
vilket blir cirka 18%. Förvaltningens bedömning är att bygglov kan 
beviljas med stöd av 9kap 30§ 1b Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om  
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller  
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988) “  Den tilltänkta byggnationen följer 
detaljplanens syfte. Berörda grannar och andra berörda har fått tillfälle 
att yttra sig om det tänkta byggnadsverket och har inget att erinra. 
 
ÖVRIG INFORMATION 
Innan startbesked kan beviljas så ska den sökande lämna in ett förslag 

till kontrollplan samt en tekniskbeskrivning. 

 
 
Beslutet skickas till:  
Sökande och rågrannar 
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Dnr. MBN-2019-176-214   § 18 
 

BORGA 7:45, BEGÄRAN OM PLANBESKED 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Bevilja planbesked med stöd av 5 kap. 2-5§§ PBL. 
 
Uppmana kommunstyrelsen att starta planering för detta område 
samt upprätta ett exploateringsavtal. 
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
Sökande ansöker om att få upprätta en ny detaljplan för att skapa ca 
15 nya tomter som kommer att avstyckas.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
Begäran om planbesked dt. 2019-05-23 
Skrivelse dt. 2019-05-23 
Kartskiss dt. 2019-05-23 
Yttrande från tekniska dt. 2019-05-23 
Yttrande från allmänna utskottet dt. 2019-05-23 
 
BEDÖMNING 
Förvaltningens bedömning är att då ansökta området i 
översiktsplanen är beskrivet som område för hotell, stugby och 
handel kommer ett godkännande från kommunstyrelsen vara 
nödvändigt för att kunna bevilja ett planbesked för detta område. 
Kommunstyrelsens allmänna utskott samt tekniska avdelningen har 
fått tillfälle att yttra sig i ärendet men ingen av dem har haft något att 
erinra mot den sökta åtgärden. Ut ifrån gällande lagstiftning och 
kommunstyrelsens godkännande så är förvaltningens förslag att 
planbesked kan beviljas. 
 
 
 
Beslutet skickas till:  
Sökande,  
Tekniska enheten 
Allmänna utskottet 
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Dnr. MBN-2019-178-214   § 19 
 

AVASJÖ 1:12, BEGÄRAN OM PLANBESKED 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Bevilja planbesked med stöd av 5 kap. 2-5§§ PBL. 
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 

Sökande ansöker om att få ändra gällande detaljplan (för 

Kvissleåvägen) för att skapa något mer flexibla planbestämmelser. 

Det som planeras att ändras är tomterna för fordonsservice, handel 

och småindustri.  

BESLUTSUNDERLAG 
Ansökan dt. 2019-05-23 
Kartskiss dt. 2019-05-23 
Tjänsteskrivelse dt. 2019-05-23 
 
BEDÖMNING 
Förvaltningens bedömning är att då ändringen av planen är av mycket 
ringa omfattning så bör planbesked kunna beviljas utan att 
kommunen ska kunna lida ekonomisk skada till följd av beslutet.  
Enligt 4kap. 39§ PBL går att utläsa följande:  En detaljplan får inte 
ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare 
som berörs motsätter sig det. 
Första stycket gäller inte om ändringen eller upphävandet behövs 
   1. på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat 
förutses vid planläggningen, eller 
   2. för införande av bestämmelser enligt 18 § andra stycket. 
Lag (2015:668). 
Fastighetsägarnas rätt till ersättning beskrivs i 14 kap. 9§ PBL enligt 
följande: Om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång, 
har den som äger en fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada som 
ändringen eller upphävandet medför för ägaren. 
En sådan rätt till ersättning gäller också om ändringen eller upphävandet sker 
efter genomförandetidens utgång och skadan avser en åtgärd som när 
genomförandetiden löpte ut omfattades av ett bygglovsärende som inte var slutligt 
avgjort. 
Fastighetsägarna i området är informerade om att det planeras en 
ändring av detaljplanen och vad den eventuellt kan innebära för dem. 
Förvaltningens förslag är att planbesked kan beviljas. 

 

 
Beslutet skickas till:  
Tekniska enheten 
Allmänna utskottet 
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Dnr. MBN-2019-177-214   § 20 
 

AVASJÖ 1:12, BEGÄRAN OM PLANBESKED 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Bevilja planbesked med stöd av 5 kap. 2-5 §§ PBL. 
Uppmana kommunstyrelsen att starta planering för detta område. 
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
Sökande vill upprätta en ny detaljplan för att på området skapa ca 15 
nya tomter för bebyggelse i form av en- och tvåbostadshus och 
fritidshus.   
 
BESLUTSUNDERLAG 
Begäran om planbesked dt. 2019-05-23 
Kartskiss dt. 2019-05-23 
Yttrande från allmänna utskottet 2019- 
Tjänsteskrivelse dt. 2019-05-23 
 
BEDÖMNING 
Området är i översiktsplanen inte utpekat för specifikt ändamål och 
då närliggande mark utgörs av befintlig bebyggelse i söder och 
skidbacke och naturmark i norr skulle området vid exploatering 
innebära en naturlig expansion av bebyggelsen. För området som 
begäran avser finns ingen detaljplan sedan tidigare.  
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har fått möjlighet att yttra sig 
och har inget att erinra mot den sökta åtgärden. Utifrån gällande 
lagstiftning och kommunstyrelsens godkännande är förvaltningens 
förslag att planbesked kan beviljas.  
I plan- och bygglagens andra kapitel beskrivs hur allmänna- och 
enskilda intressen skall beaktas i samband med planläggning. 
 
Från 2 kap. 3§ PBL går att utläsa att: 
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 
och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder, 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt, 
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,  
samt 2 kap. 6§ PBL: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan. 
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     § 20 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska enheten 
Allmänna utskottet 
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Dnr. MBN-2019-166-237   § 21 
 

LAIKSJÖ 9:92, ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Beviljar strandskyddsdispens på fastigheten Laiksjö 2:92 med stöd av 
7 kap 18 b § och 7 kap 18 c § 1 miljöbalken. 
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Laiksjö 2:92 
(Risnäset) har inkommit. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetskarta, planskiss 
Ansökan daterad 2019-05-07 
Tjänsteskrivelse dt. 2019-05-23 
 
BEDÖMNING 
Tomtplatsen är idag bebyggd med en mindre byggnad i dåligt skick 
som ska ersättas av ett nytt fritidshus. Fastigheterna intill är bebyggda, 
vilket gör att hela området är ianspråktaget på sätt som anges i 7 kap 
18 c § 1st att området saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Mellan huset och stranden går en mindre väg som gör att strandzonen 
är tillgänglig för allmänheten. Strandlinjen är tidigare utfylld och 
saknar värde för biologisk mångfald. Området ligger inom utpekat 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
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Dnr. MBN-2019-241-100   § 22 
 

MÅL FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 
VERKSAMHET 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Antar verksamhetsmål för miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och 
bygglagen samt alkohollagen. 
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
Dorotea kommun utarbetar övergripande mål för kommunens 
verksamhet och varje verksamhet ska utifrån dessa utarbeta 
verksamhetsmål som är relevanta och lätta att mäta och utvärdera. 
Nämndens mål föreslås vara: Plan och bygg: Handläggningstid för 
bygglov och bygganmälning enligt lagstiftningen, miljöbalken enligt 
lagstiftningen, livsmedelslagen enligt lagstiftningen, alkohollagen 
handläggningstid för stadigvarande tillstånd 8 veckor efter korrekt 
ansökan. För måluppföljning granskas under perioden januari tjugo 
slumpvis uttagna ärenden från föregående år med minst ett ärende 
från varje lagstiftning avseende handläggningstid jämfört med målet. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
Aktuell lagstiftning 
Tjänsteskrivelse 
 
BEDÖMNING 
Lagstiftningsens handläggningstider är ambitiösa utom i fallet 
alkohollagen där Dorotea kommun menar att en snabbare 
handläggning bör eftersträvas. Alkohollagen medger fyra månader 
som handläggningstid, vilket förvaltningen menar är oskäligt 
långsamt. 
 
ÅTERRAPPORTERING 
Årligen i verksamhetsberättelse. 
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Dnr. MBN-2019-224-002   § 23 
 

DELEGATIONSORDNING ALKOHOLLAGEN 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Antar förslag till delegationsordning 
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
Miljöenheten har utarbetat förslag till delegationsordning enligt 
alkohollagen. Det nya förslaget möjliggör för förvaltningschef och 
ordförande att fatta beslut om stadigvarande alkoholtillstånd. Om en 
verksamhet (anläggning) som inte tidigare haft stadigvarande 
serveringstillstånd ansöker om sådant, blir ärendet nämndärende. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
Delegationsordning 
Tjänsteskrivelse 
 
BEDÖMNING 
Delegationsordningen bedöms förbättra servicen genom kortare 
handläggningstider utan att alkohollagens syften som 
skyddslagstiftning motverkas. 
 
ÅTERRAPPORTERING 
Återrapportering sker vid redovisning av delegationsbeslut. 
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Dnr. MBN-2019-048-042   § 24 
 

EKONOMISK RAPPORT 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Informationen noteras. 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde följa upp 
nämndens budget för året. Det ges i form av ekonomisk rapport 
 

BESLUTSUNDERLAG 
Ekonomisk rapport 
Tjänsteskrivelse 
 

BEDÖMNING 
Nämnden bedöms hålla budget på helårsbasis. Budgeten för 
bostadsanpassning kommer att överskridas. 
 

ÅTERRAPPORTERING 
Nämnden får ekonomisk rapport vid varje sammanträde. 
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Dnr. DiaMBN-2014-3232-G214  § 25 
 

ANSÖKAN OM PLANBESKED, SUTME 1:2  
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Anta undersökning av risk för betydande miljöpåverkan. 
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
Enligt 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar ska en myndighet 
eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program 
göra en strategisk miljöbedömning av planen, programmet eller 
ändringen, om dess genomförande kan antas medföra BMP 
(betydande miljöpåverkan). Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling 
främjas. Undersökningen ska även samrådas med länsstyrelsen. 
 
BESLUTSUNDERLAG  
Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan dt. 2019-05-29 
Tjänsteskrivelse dt. 2019-06-03 
 
BEDÖMNING  
Då undersökningen av risk för betydande miljöpåverkan inte visar på 
några risker för betydande miljöpåverkan så kan undersökningen 
antas och planarbetet efter att Länsstyrelsen yttrat sig startas. Det 
finns några delar som kan innebära risk för negativ inverkan men 
dessa kommer att belysas extra mycket i planbeskrivningen. 
 
 
 
Beslutet skickas till:  
Sökande 
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     § 26 

 

DELEGATIONSBESLUT 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDE 
Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnadsnämnden 
antagen delegationsordning. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbeslut. 
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
Redovisning av delegationsärenden. 

 

Förteckning över delegationsbeslut: 
 
Byggnadsinspektör Per Nilssons delegationsbeslut 
PERNI 2018 MBN-2018-135 227  Sakkunnighetsintyg - nyinstallation - braskamin 
PERNI 2018 MBN-2018-125 227  Anmälan eldstad, kamin 
PERNI 2018 MBN-2018-273 235  Ansökan om bygglov - Flytt av timmerstomme 
PERNI 2018 MBN-2018-112 234  Ansökan om bygglov för nybyggnad av rad-, par-, kedjehus 
PERNI 2018 MBN-2018-310 227  Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad 
PERNI 2017 MBN-2017-174 234  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
PERNI 2018 MBN-2018-112 234  Ansökan om bygglov för nybyggnad av rad-, par-, kedjehus 
PERNI 2018 MBN-2018-112 234  Ansökan om bygglov för nybyggnad av rad-, par-, kedjehus 
PERNI 2018 MBN-2018-112 234  Ansökan om bygglov för nybyggnad av rad-, par-, kedjehus 
PERNI 2017 MBN-2017-271 234  Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
PERNI 2018 MBN-2018-200 234  Avasjö 1:628 - Ansökan om bygglov för fritidshus par-
/kedjehus 
PERNI 2018 MBN-2018-313 227  Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad 
PERNI 2018 MBN-2018-101 227  Sakkunnighetsbevis - nyinstallation - braskamin 
PERNI 2018 MBN-2018-197 234  Ansökan om bygglov för fritidshus par-/kedjehus 
PERNI 2018 MBN-2018-198 234  Avasjö 1:619 - Ansökan om bygglov för fritidshus rad-
/kedjehus 
PERNI 2017 MBN-2017-202 235  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tak över altan 
PERNI 2018 MBN-2018-246 234  Ansökan om bygglov för fritidshus 
PERNI 2018 MBN-2018-243 234  Ansökan om bygglov för fritidshus 
PERNI 2017 MBN-2017-278 235  Ansökan om bygglov - altandäck 
PERNI 2014 MBN-2014-135 G236 Ansökan om rivningslov för affärs/bostadshus 
 
Byggnadsinspektör Erik Palmqvists delegationsbeslut 
ERPA 2018 MBN-2018-149 234   Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshusb 
ERPA 2016 MBN-2016-242 234   Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
ERPA 2019 MBN-2019-75 236   Anmälan om rivning 
ERPA 2019 MBN-2019-47 234   Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd - fritidshus 
ERPA 2019 MBN-2019-65 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad – 
vedspis 
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     § 26 

 
ERPA 2019 MBN-2019-32 274   Ansökan bostadsanpassningsbidrag, spisvakt 
ERPA 2018 MBN-2018-309 227  Anmälan -Installation eller väsentlig ändring av eldstad 
ERPA 2018 MBN-2018-312 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad - 
vedspis 
ERPA 2019 MBN-2019-104 274   Ansökan bostadsanpassningsbidrag - spisvakt 
ERPA 2019 MBN-2019-98 233   Ansökan om bygglov nätstation 
ERPA 2019 MBN-2019-86 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad 
ERPA 2019 MBN-2019-86 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad 
ERPA 2019 MBN-2019-67 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad - 
braskamin 
ERPA 2019 MBN-2019-94 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad 
ERPA 2019 MBN-2019-94 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad 
ERPA 2019 MBN-2019-2 236   Anmälan om rivning av enbostadshus 
ERPA 2018 MBN-2018-378 234   Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt 
förråd 
ERPA 2019 MBN-2019-87 233   Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd - Teknikbod 
ERPA 2019 MBN-2019-90 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad - 
braskamin 
ERPA 2019 MBN-2019-133 235   Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall 
ERPA 2019 MBN-2019-123 235   Ansökan om bygglov uppsättning av skylt/ljusanordning 
ERPA 2019 MBN-2019-122 235   Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd, gäststuga 
ERPA 2019 MBN-2019-142 234   Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
ERPA 2019 MBN-2019-134 274   Ansökan bostadsanpassningsbidrag belysning 
ERPA 2019 MBN-2019-96 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad, 
pelletspanna 
ERPA 2019 MBN-2019-149 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad - 
braskamin 
ERPA 2019 MBN-2019-145 274   Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
ERPA 2019 MBN-2019-100 235   Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd 
ERPA 2018 MBN-2018-310 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad 
ERPA 2018 MBN-2018-310 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad 
ERPA 2019 MBN-2019-137 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad - 
insatskamin 
ERPA 2019 MBN-2019-153 274   Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
ERPA 2019 MBN-2019-154 274   Ansökan bostadsanpassningsbidrag 
ERPA 2019 MBN-2019-69 235   Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
- förråd 
ERPA 2019 MBN-2019-77 234   Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, garage 
ERPA 2019 MBN-2019-150 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad - 
braskamin 
ERPA 2019 MBN-2019-150 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av eldstad - 
braskamin 
ERPA 2019 MBN-2019-172 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av ny öppen 
spis 
ERPA 2019 MBN-2019-172 227   Anmälan - Installation eller väsentlig ändring av ny öppen 
spis 
ERPA 2019 MBN-2019-169 274   Ansökan bostadsanpassningsbidrag - ramp 
ERPA 2019 MBN-2019-164 236   Ansökan om rivningslov - ridhus 
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     § 26 

 
Miljöinspektör Jörgen Sikströms delegeringsbeslut, miljöenheten 
 
GOAN 2019 MBN-2019-74 423  Anmälan om installation av värmepump, ytjordvärmepump 
GOAN 2018 MBN-2018-361 440  Anmälan om skällande hundar 
GOAN 2019 MBN-2019-84 423  Anmälan om installation av värmepump, bergvärmepump 
GOAN 2019 MBN-2019-160 440  Delegationsbeslut gällande att ha hundar inne under natten 
GOAN 2019 MBN-2019-163 423  Anmälan om installation av värmepump - ytjordvärme 
GOAN 2019 MBN-2019-160 440  Delegationsbeslut gällande att ha hundar inne under natten  
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     § 27 

 

DELGIVNINGAR 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
Informationen noteras. 
 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Beslut om tillstånd att bedriva fiskodling, Sörfors bysamfällighet  
mbn 2019/56. 
Föreläggande enligt miljöbalken för att gräva guld på fastigheten 
Arksjö 2:3. 
Information gällande alkohol- och tobakstillsyn. 
Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen 
för nyanläggning av markkabel för el på fastigheten Avasjö 1:76,  
mbn 2019/68. 
Frågeställning angående vattensituationen på regional och lokal nivå, 
dnr: 2019-162-422. 
 
Transportstyrelsen 
Information kring risker vid sanering av båtbottenfärg. 
 
Trafikverket, dnr: MBN -2019-156-517 
Begäran om yttrande om tung och bred transport,  
 
Gratis fiskekort för barn i Bergvattensjön,  
dnr: MBN-2019-14-435 
Protokoll KS 190429, § 44. Kommunstyrelsen bidrar med max 6000 
kr. 
 
Intresseförfrågan om mark i Borga, dnr MBN-2019-198-252 
Protokoll KS 190514, § 56. 
 
Tolkning av beräkningsmått för tomtpris,  
dnr: MBN-2018-316-253 
Protokoll KS 190325, § 29.  
 
Avaträsk 1:13 – nedgrävning av häst, dnr: MBN-2019-128-407 
Skrivelse, daterad 2019-04-05 
 
Anmälan om växtreglering enligt NFS 2015:2,  
dnr: MBN 2019-101-426 
Skrivelse, daterad 2019-03-15. 
 
Yttrande över verksamhetsplan VA 2019-2021,  
dnr: MBN-2019-70-011 
Yttrande, daterad 2019-03-15. 
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     § 27 
 
Strömsunds kommun 
Begäran om yttrande – tillägg till översiktsplan för Strömsunds 
kommun - vindkraft 
 
Lantmäteriet, dnr: MBN-2019-140-245 
Begäran om samråd – Avasjö 1:170 – avstyckning. 
 
Lagakraftbevis, dnr: MBN-2017-150-214 
Detaljplan för del av fastigheten Domherren 16 m.fl. i Dorotea tätort. 
Giltig från och med 2019-04-03. 
 
Miljöenheten 
Redovisning av köldmedierapporter 2019. 
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